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Departamento de compras, licitagoes e contratos DELIC-PROAD
INSTITUTO FEOERAL <de|ic.proad@ifap.edu.br>

Fwd: Pedido de Esclarecimento

1 mensagem
Departamento de compras, licitagcoes e contratos DELIC-PROAD 3 de outubro de 2024 as
<delic.proad@ifap.edu.br> 15:31

Para: SAMAUMA 28 <samauma.compras@gmail.com>

https

Boa tarde prezados,
Segue resposta do setor técnico de engenharia sobre o pedido de esclarecimento.
Atenciosamente,

—————————— Forwarded message ---------

De: Jackson Ferreira Pereira <jackson.pereira@ifap.edu.br>

Date: qui., 3 de out. de 2024 as 11:11

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento

To: Departamento de compras, licitagdes e contratos DELIC-PROAD <delic.proad@ifap.edu.br>

Cc: Diretoria de Engenharia <dein@ifap.edu.br>, Alexandre Salomé&o Barile Sobral <alexandre.sobral@ifap.edu.br>

Adotar o percentual da planilha de custos.

Em qui., 3 de out. de 2024, 11:08, Departamento de compras, licitagdes e contratos DELIC-PROAD
<delic.proad@ifap.edu.br> escreveu:
Bom dia prezados,

Encaminho pedido de esclarecimento sobre a Concorréncia 90002/2024 - Construgao de Quadras Society,
informamos que o prazo para formalizagdo de pedidos de esclarecimentos e impugnagdes encerrou hoje, porém a
duvida da empresa pode ser pertinente para formulagao da sua proposta, de forma que a resposta pode ser
importante para garantir maior competitividade no certame. Assim, se possivel, encaminhar a resposta até
amanha, dia 04/10/2024, ultimo dia util antes da abertura da licitagao.

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------

De: SAMAUMA 28 <samauma.compras@gmail.com>

Date: qui., 3 de out. de 2024 as 09:23

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento

To: Departamento de compras, licitagdes e contratos DELIC-PROAD <delic.proad@ifap.edu.br>

Bom dia!

Gostaria de saber qual é o Encargo Social HORISTA e MENSALISTA que se adequa a planilha de custo, visto
que no item 8.17 do Termo de Referéncia da LICITACAO: CONCORRENCIA N° 90002/2024.

(Processo Administrativo n°23228.001592.2024-01) com o Objeto - Registro de Pregos, para execugéo de servigos
necessarios a construgdo de Quadra Society, com grama sintética, com uma area de 200m?, nos Campi do
Instituto Federal de Educacdo do Amapa (IFAP), tem Encargo Social percentual 86,75%, e na planilha de custos o
Encargo Social Horista é 84,24% e o Mensalista é 45,42%, e na planilha de Encargo Social o indice de 86,61%, as
trés informacdes estdo divergentes . Qual devera ser levada em consideragao ?

Att.

Lauriane Santos

Assistente Técinco

Em qua., 2 de out. de 2024 as 15:39, Departamento de compras, licitagbes e contratos DELIC-PROAD

<delic.proad@ifap.edu.br> escreveu:
Boa tarde prezado,
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Poderia especificar qual o numero da licitagao e o objeto licitado? Uma vez que o niumero apresentado ndo
corresponde com nenhuma licitagdo atualmente com prazo aberto. Ficamos a disposicéo.

Atenciosamente,

Em qua., 2 de out. de 2024 as 15:18, SAMAUMA 28 <samauma.compras@gmail.com> escreveu:
Boa Tarde!

Vimos pelo presente solicitar esclarecimentos relacionados do EDITAL PREGAO ELETRONICO 9002/2024 . O
valor solicitado do ENCARGOS SOCIAIS 86,75% na descricao do edital no item 8.17, ndo se adequa ao
valor que estdo presentes no ANEXO ENCARGOS SOCIAIS e na PLANILHA SINTETICA.

Desta forma solicitamos qual sera o valor do percentual ao ENCARGOS SOCIAIS?

Atte,

Lauriane Santos

Assistente Técinco
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